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cerimoniale@rejﬁone.campania.it

Da: "assessore dalessio" <assessore.dalessio@regione.campania.it>
Data: lunedi 26 febbraio 2018 10:07
A: “cerimoniale mbox155" <cerimoniale@regione.campania.it>

Allega: Nota n. 170_SP del 26_02_2018.pdf
Oggetto:  Invio Accettazione Preventivo Welcome coffee per il giorno 27/02/2018 - Nota n. 170 del 26/02/2018

Siinvia la nota in oggetto.
Cordiali saluti

Prof.ssa Lidia D'Alessio

Assessore al Bilancio della Regione Campania
Centro Direzionale is. C5

081 7968634 - 8862

email: assessore.dalessio@regione.campania.it

GIUNTA REGIONALF DELLA CAMPAN(IA
Uffici di Diretn Collaborazione del Presidente
GABINETTO
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lascieolo:PATROCINIC) -

26/02/2018



<6/2/2018 RE: PREVENTIVO Welcome coffee per il giormo 27 febbraio 2018 cfo C .D.N. is.C 3 non inferiore a 100 pax

RE: PREVENTIVO Welcome coffee per il giorno 27 febbraio 2018 ¢/o C .D.N.
is.C 3 non inferiore a 100 pax

GIOVANNA FERRARA
- Inviato:lunedi 26 febbraio 2018 8.38
A: Annamaria Gargiulo [a.gargiulo.serviziocatering@gmail.com]

si accetta il preventivo relativo al welcome coffee per il convegno del giorno 27 febbraio 2018 all'auditorium ¢3.
la pratica amministrativa sara seguita direttamente dal settore cerimoniale del presidente.
cordiali saluti

Dottoressa Giovanna Ferrara

Responsabile Segreteria Assessore al Bilancio della Regione Campania
Centro Direzionale is. C5

081 7968634

email: giovanna.ferrara@regione.campania.it

Da: Annamaria Gargiulo [a.gargiulo.serviziocatering@gmail.com]

Inviato: venerdi 23 febbraio 2018 13.29

A: GIOVANNA FERRARA

Oggetto: Re: PREVENTIVO Welcome coffee per il giorno 27 febbraio 2018 c/o C .D.N. is.C 3 non inferiore a 100 pax

1123 Feb 2018 12:35, "Annamaria Gargiulo" <a,gargiulo.serviziocatering@gmail.com> ha scritto:
DESCRIZIONE

— Cocktail succhi( Ananas - Arancia -pompelmo- mela verde )
Pasticceria minuta ( brioscine comettini graffette )
Acqua minerale - naturale

CAFFE

| - Giunta Regicngle dalla Campaonla
Tavolo oratori Piot, N/%
" SERVIZIO tavoli - ALLESTIMENTO '

NR.2 Hostess 2 6 FEB, 2018

S.P. ASS. BILANCIO

~ Al costo di EURO 6.00 A Pp + 10 % IVA
- Cordiali saluti Anna Gargiulo
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